Jhonattan A. Quintero G.

De: Leidyana De Leon <leidyanad@grupomelo.com>

Enviado el: miércoles, 18 de enero de 2023 9:59 a. m.

Para: sistemas fullgestion; full Gestion

cc: proyectos@fullgestionpanama.com; JOSE YAU DE LEON; Magdiel Montiel; David
Serrano; Juan Arguinzoni

Asunto: RE: Facturas y Recibos// Sin Subir

Buenos dias Jhonattan:

De los casos compartidos resalto lo que no ha recibido soporte:
OH Ingenieria S.A. - GENERAL (0091000140) Este cliente esta sin facturas vencidas pero no podemos facturarle.

Cliente- OH INGENIERIA S A-GENERAL Q Débitos: 5,497 54
RUC: 361884-1-419084 Créditos: 231.12
Teléfono : 774-9661 Créditos Sin Aplicar: 0.00
Direccién - ANTIGUA VIA BOQUETE DAVID CHIRIQUI BAJO BOQUETE (CABEC.) Saldo:

OC 47485 Fac.# 1FH5110010642-

26/10/2022 FADDOD7E FA 00003455, Corr £2713 --1FH5110010642- 25/11/2022 231.12 231.12 Pagada
00003495

CANC. DOC[1FHS110010642-00003499->
23 2

Q/C 47943 Fac.# 1FH5110010642-

15/12/2022 FADDD154 FA 00005745, Corr £500 --1FH5110010642- 31/01/2023 1,119.22 .00 1,119.22 Pendients
00005745
Habilitar
cODIGO NOMBRE RECIBO FACTURA N/C (B/.) para
(B/.) (B/.)
compensar
0091000661 |[PANAMA VIEJO DEVELOPMENT CORP -GENERAL B/. 786.45
B/. 33.24 X
0091000236 INMOBILIARIA CIELO AZUL S.A. -GENERAL B/. 40.13 X
B/.14,009.24 X
91000655 GRUPO LUCAS S.A. -GENERAL B/.1,207.60

91000614 DERIVADOS DEL PETROLEO S.A. -GENERAL (B/.2,796.98

0091000445 | INTEGRALES AGROPECUARIOS S A -GENERAL |B/.1,012.50

COOPERATIVA DE PRODUCCION UNION
GANADERA R.L -GENERAL

DESARROLLO TURISTICO BUENAVENTURA -
0091000188 GENERAL B/. 527.73

91001793 HOTELES DECAMERON -GENERAL B/. 53.50

0091000710 B/.2,940.00




COOP. S/M PROD. DE LECHE DE PANAMA -
91000912 GENERAL B/. 57.50
B/. 160.50
B/. 1,931.25
B/.13,428.83
B/. 49.38
B/. 168.00
B/. 168.00
B/. 52.84
91000468 |PROMOTORA CASAS PACIFICAS S A -GENERAL B/. 35.00
B/. 35.00
91000723 AGRICOLA COMERCIAL CHIRIQUI S A -T.ALTA B/. 744.00
B/. 248.45 X
91000708 CONSTUCTORA INSPIRA S.A. -GENERAL
B/. 378.51 X
B/. 2,114.75 X
91001866 JURADO Y JURADO S A -GENERAL
B/. 484.72 X

Quedamos atentos en caso de requerir mas informacion.

Saludos,
Leidyana

De: Jhonattan A. Quintero G. <sistemas@fullgestionpanama.com>

Enviado: lunes, 16 de enero de 2023 14:12

Para: Leidyana De Leon <leidyanad@grupomelo.com>; full Gestion <info@fullgestionpanama.com>

Cc: proyectos@fullgestionpanama.com <proyectos@fullgestionpanama.com>; JOSE YAU DE LEON
<jyau@grupomelo.com>; Magdiel Montiel <mmontiel@grupomelo.com>; David Serrano <dserrano@grupomelo.com>;
Juan Arguinzoni <jarguinz@grupomelo.com>

Asunto: RE: Facturas y Recibos// Sin Subir

Buenas Tardes Leidyana,
Por favor volver a consultar los estados de cuenta.

Saludos.



